
Betreff: Re: Rechnungsauszug

Von: "OFFICE" <office@aposaft.at>

Datum: 08.01.10, 15:04

An: "DI Sebastian Breuer" <sebastian.breuer@makava.at>

Hallo Sebastian,

vielen Dank für die Überweisung!

Die Buchhaltung bittet, dass ihr auch den Rest der Rechnung überweist. Es wird ansonst zu unübersichtlich für uns.

Die offene Re. von euch wir auch beglichen. Besten Dank!

Im Anhang die euch fehlende Re.

Schöne Grüße!

Unterlerchner Alexander

APO Fruchtsäfte GmbH
Goessering 1
9872 Millstatt
Austria
Tel.: 04766/2175 Fax.: DW 4
e-mail: office@aposaft.at
www.aposaft.at

----- Original Message ----- From: "DI Sebastian Breuer" <sebastian.breuer@makava.at>
To: "OFFICE" <office@aposaft.at>
Sent: Thursday, January 07, 2010 3:13 PM
Subject: Rechnungsauszug

Hey Alex,

ham soeben die Rechnung vom November einbezahlt, abzüglich der R.Nr. 1427 von uns an Euch, müßte bald auf Eurem
Konto sein;
Frage: Ihr habts uns einen Kontoauszug geschickt, nachdem die R. 10902493 noch offen ist, die ist bei uns aber im
entsprechenden
Ordner nicht zu finden - falls die tatsächlich noch offen ist, könntest Du mir bitte eine Kopie schicken ?

lG,
Sebastian

-- 
Dipl.Ing. Sebastian M. Breuer
Assistent der Geschäftsleitung

Tel: +43 0316 22 58 11
Fax: +43 0316 22 58 11 -15
E-Mail: sebastian.breuer@MAKAvA.at
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